Briseyda Fernanda Zafra Rivas

De: C.P. Bernardo Ramos Soto <rhumanos@ieeq.mx>

Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2020 11:27 a. m.

Para: 'Briseyda Fernanda Zafra Rivas'

Asunto: RV: Facturas_corte_septiembre_2020

Datos adjuntos: image003.jpg; Datos adjuntos sin titulo 00027.html; 04_Miguel_Angel_Lopez_Villeda.pdf; Datos adjuntos sin titulo

00030.html; 04_Rosalva_Alvarez_Vargas.pdf; Datos adjuntos sin titulo 00033.html; 01_Karla_Fabiola_Coreas_Garcia.pdf;
Datos adjuntos sin titulo 00036.html; 02_Karla_Fabiola_Coreas_Garcia.pdf; Datos adjuntos sin titulo 00039.html

Para reembolsoso bris por fa!l
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C.P. Bernardo Ramos Soto
Titular de la Unidad de Recursos

Humanos y Financieros
T '" 01(442) 101 98 00 Ext. 1113
il: rhumanos@ieeq.mx

De: C.P. Oscar Torres Rodriguez <oscar.torres@ieeq.mx>

Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2020 10:03 a. m.

Para: 'Lic. Janet Alejandra Arias Diaz' <janet.arias@ieeq.mx>; briseyda.rivas@ieeq.mx; rhumanos@ieeq.mx
Asunto: RV: Facturas_corte_septiembre_2020

C.P. OSCAR TORRES RODRIGUEZ

IE E D Coordinador Administrativo |

stityto Electoral del
wilads de Ouérdtare

Av, Las Torres No. 102, Residencial Galindas,

C.P 76177, Santlago de Querétaro, Qro

Tel. 01{442) 103 98 00, ext. 1102

01(800) 400 2003

WWWiRgD- M oscattarres@iesq.mx

De: Daniel Dorantes Guerra [mailto:daniel.dorantes@ieeq.mx]
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2020 04:11 p. m.

Para: oscar.torres@ieeq.mx; Lic.; raul.matadamas@ieeq.mx; Lic.
Asunto: Fwd: Facturas_corte_septiembre_2020

Buen dia estimado Oscar.

El motivo del presente es para solicitar el pago de las facturas adjuntas que fueron generadas por personas Coordinadoras
Regionales, mientras el suscrito me desempefiaba como Director Ejecutivo de OEPyPP.

Saludos.



Daniel Dorantes.

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Lic. Miguel Sergio Leroy Lopez Gonzalez" <sergio.lopez@ieeq.mx>

Fecha: 8 de octubre de 2020, 3:35:01 p.m. GMT-5
Para: daniel.dorantes@ieeq.mx

Cc: Raul Islas Matadamas <informatica@ieeq.mx>

Asunto: Facturas_corte_septiembre_2020

Licenciado Daniel Dorantes Guerra. Buena tarde.

Por este medio me permito informarle que, las Coordinaciones Regionales realizaron diversos recorridos
por la entidad durante el mes de septiembre, a fin de localizar y verificar inmuebles que podrén proponerse
para la instalacion de consejos distritales o municipales, conforme a lo siguiente:

JMBRE CR SEMANA/FECHA MUNICIPIO FACTURA PLACAS
. Querétaro (CDO1, Factura 55065
'L‘:'g:::,ﬁ;gdea' Sema:a::ed:c:zz:fmb'e CD02,CD03, CDO4, CDOS, | $500 (quinientos pesos | ULS83A | . oo
P CDO6, CD13) 00/100 M.N.)
Semana 28 de septiembre Amealco de Bonfil, Facturaf \.NEB-1849 E
Rosalva Alvarez Vargas T otk Corros Haea Huimiloan $500 (quinientos pesos | UKE632X 01218(
i ks P 00/100 M.N.)
Factura | 1671
M
Karla Fabiola Del 25 al 27 de Coqmitysaide hohtes, $378 (trescientos Ci
5 : Coldn, Ezequiel Montes, UKV1548
Coreas Garcia septiembre Sasiloaanin: Toliman setenta y ocho pesos 00268(
AHE 00/100 M.N.)
Factura C 2407
M : ; .
Karla Fabiola Semana 28 de septiembre ci?g:r:f ::3 | I\/T:E:s $371.60 (trescientos UKV1548 Ci
Coreas Garcia a 4 de octubre BSEe - setenta y un pesos 00268(

San Joaquin, Toliman

60/100 M.N.)

Dichos recorridos fueron verificados con el reporte de ubicacién de inmuebles correspondiente.

El reembolso de las cantidades correspondientes puede hacerse en las cuentas bancarias con la CLABE que
se precisa en la tabla.

Quedo atento a cualquier duda o aclaracién.

Saludos.



C.P. Oscar Torres Rodriguez

De: Lic. José Eugenio Plascencia Zarazta <eugenio.plascencia@ieeq.mx>
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2020 10:32 a. m.

Para: 'C.P. Oscar Torres Rodriguez’

CE: ‘Daniel Dorantes Guerra*

Asunto: Solicitud de apoyo

Estimado Oscar

Por medio del presente te solicito, que en coordinacién con Daniel, apoyemos a los Coordinadores Regionales con
gasolina para los traslados necesarios en la actividad de bisqueda de inmuebles para CDym que realizan.

Recibe un cordial saludo.
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