Briseyda Fernanda Zafra Rivas

De: - C.P. Bernardo Ramos Soto <rhumanos@ieeq.mx>
Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2020 08:51 p. m.

Para: ‘Briseyda Fernanda Zafra Rivas'

Asunto: RV: 02_Mario_Alberto_Lucas_Roque (factura)
Datos adjuntos: image002.jpg; 02_Mario_Alberto_Lucas_Roque.pdf

Puedes checar si ya se reebolsaron

C.P. Bernardo Ramos Soto
Titular de la Unidad de Recursos

Humanos y Financieros
Telf.: 01 (442) 101 98 00 Ext. 1113
E-mail: rhumanos@ieeq.mx

Lic. Miguel Sergio Leroy Lopez Gonzalez <sergio.lopez@ieeq.mx>
Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2020 07:05 p. m.
Para: 'C. P. Bernardo Ramos Soto' <rhumanos@ieeq.mx>
CC: mario.lucas@ieeq.mx; 'Rall Islas Matadamas' <informatica@ieeq.mx>
Asunto: RV: 02_Mario_Alberto_Lucas_Roque (factura)

Reenvio factura pendiente de pago.

De: Daniel Dorantes Guerra <daniel.dorantes@ieeq.mx>

Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2020 01:00 p. m.

Para: Oscar Torres Rodriguez <oscar.torres@ieeq.mx>; 'Lic. Miguel Sergio Leroy Lépez Gonzélez' <sergio.lopez@ieeq.mx>
Asunto: Fwd: 02_Mario_Alberto_Lucas_Roque

Buen dia remito facturas para reembolso de combustible del Lic. Mario Alberto Lucas Roque, quien estd apoyando con la
busqueda de inmuebles para Consejos, con vehiculo particular.

3| correo infra se contempla la autorizacién del Lic. Miguel Sergio Leroy Lopez Gonzélez, quien coordina la actividad.

Saludos.

Daniel Dorantes.

De: Lic. Miguel Sergio Leroy Lopez Gonzdlez <sergio.lopez@ieeq.mx>
Enviado: miércoles, septiembre 23, 2020 12:36 p.m.

Para: daniel.dorantes@ieeq.mx

Asunto: 02_Mario_Alberto_Lucas_Roque

Licenciado Daniel Dorantes Guerra. Buena tarde.

Por este medio me permito informarle que, el Licenciado Mario Alberto Lucas Roque realizé recorridos por la entidad a fin
de localizar y verificar inmuebles que podran proponerse para la instalacion de consejos distritales o municipales, conforme

a lo siguiente:



SEMANA MUNICIPIOS FACTURA

Querétaro (CD04, CDO5 y ECAA - 100751

7aliSdeiseptiombre 2000 § 1e) ElntamudsEHED) $500 (quinientos pesos 00/100 M.N)

Dichos recorridos fueron realizados en el vehiculo con placas UPA-918-A y verificados con el reporte de ubicacién de
inmuebles correspondiente.

El reembolso de la cantidad correspondiente puede hacerse en la cuenta bancaria de su némina.
Quedo atento a cualquier duda o aclaracion.

Saludos.

B




C.P. Oscar Torres Rodriguez

De: Lic. José Eugenio Plascencia Zarazua <eugenio.plascencia@ieeq.mx>
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2020 10:32 a. m.

Para: 'C.P. Oscar Tarres Rodriguez’

cc: ‘Daniel Dorantes Guerra'

Asunto: Solicitud de apoyo

Estimado Oscar

Por medio del presente te solicito, que en coordinacién con Daniel, apoyemos a los Coordinadores Regionales con
gasolina para los traslados necesarios en la actividad de bisqueda de inmuebles para CDym que realizan.

Recibe un cordial saludo.
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